
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:
Van: Kelly Van Tulden <van_t_kelly@hotmail.com>
Datum: 24 januari 2020 om 13:55:02 CET
Aan: Debbie Habils <bieke007@icloud.com>
Onderwerp: FW: RE: LAATSTE OPROEP
 
 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
 

Van: timme van hoof <timme.vanhoof@hotmail.be>
Verzonden: Friday, December 27, 2019 3:39:33 PM
Aan: Mam <van_t_kelly@hotmail.com>
Onderwerp: Fwd: RE: LAATSTE OPROEP 
 




Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: timme van hoof <timme.vanhoof@hotmail.be> 
Datum: 7/10/19 21:04 (GMT+01:00) 
Aan: Rudi Daelemans <Rudi.Daelemans@kwadro.be> 
Onderwerp: RE: LAATSTE OPROEP 

Mr Daelemans,
 
Zoals eerder in het telefonisch gesprek moet ik u melden dat elke voorgestelde datum die jullie voorstelde wegens vakantie en medische redenen niet paste , ik heb ook gezegd dat ik graag eerst jullie werfleider Mark nog is ter plaatse zou willen hebben omdat het groot raam niet geplaatst is zoals afgesproken en daar toch nog wel is eerst een woordje uitleg over zou willen en dan nog maar gezwegen over de rest van de afwerking. 
 
Wij hebben “nooit” gezegd dat jullie de werken “niet” mogen komen afwerken!
Nogmaals is dit wegens Medische omstandigheden niet op jullie opgegeven datums kunnen doorgaan.
Jullie mogen niet vergeten dat ik hier thuis met een zware Parkinson patiënt zit die heel gevoelig is aan z’n werken en die werken zijn nu net bij hun woonkamer.
 
Ik maak geen eind aan de overeenkomst  , jullie hebben gewoon niet gedaan wat er af gesproken is .
Jullie hebben dingen te klein besteld , geplaatst en onprofessioneel afgewerkt.
Vind u dat ik schuld tref omdat jullie maar half werk leveren ?
Vind u dat ik nu alles moet laten vallen omdat jullie nu ineens toch alles naar wens willen brengen ?
Ik weet wat er afgesproken is met jullie verkoper “Olivier”  en dat komt niet echt overeen met wat jullie gedaan hebben. Ik heb hem gesproken en hij wil dit gerust getuigen.
 
Zoals ik al zei had ik graag eerst jullie werfleider nog is gesproken ,
Hij kan mij bereiken op mijn gsm 0472051921
De 2 kleine kipramen mogen jullie gerust al komen afwerken op 14/10/2019 (voormiddag)
Maar het grote raam staat nog ter discussie.
 
En nu dreigt u met intresten en schadevergoedingen en
“Dit is uw laatste kans, zo niet maken we dit dossier per direct over aan onze raadsman”
ik ben beschaamt in u plaats Mr Daelemans,
ik zou beter een raadsman raadplegen en schadevergoeding vragen!
 
Er is klaar en duidelijk afgesproken dat ik het openstaand bedrag met plezier betaal als alle werken zoals afgesproken en naar wens zijn afgewerkt , bij twijfel neem je maar is contact op met de verkoper .
 
Ik heb van alles foto’s , 
Ik zal ze online zetten zodat andere mensen jullie werken kunnen bekijken .
 
 
Buitengewone groet,
Tim Van Hoof
 
 
 
 
 
 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
 

Van: Rudi Daelemans <Rudi.Daelemans@kwadro.be>
Verzonden: Monday, October 7, 2019 6:06:49 PM
Aan: timme.vanhoof@hotmail.be <timme.vanhoof@hotmail.be>
CC: Sophie De Coninck <Sophie.DeConinck@kwadro.be>
Onderwerp: LAATSTE OPROEP 
 
Meneer Van Hoof,
 
Zoals reeds eerder vermeld, is het ingehouden openstaand saldo niet in evenredigheid met de werken die nog dienen uitgevoerd te worden.
Ondanks herhaaldelijk verzoek laat u ons niet toe de werf te laten afwerken.
Zie mailverkeer in bijlage.
 
Bijgevolg maakt u éénzijdig een einde aan de overeenkomst en bent u, ingevolge de door u ondertekende algemene voorwaarden, het volgende verschuldigd:
 
Resterend saldo 5.360 € 
 
+ intresten 10%, zijnde 536 € 
 
+ annulatiebeding / schadevergoeding 20%, zijnde 1.272 € 
 
+ schadebeding, zijnde minimum 125 €
 
Totaal = 7.293 €
 
Dit bedrag is te voldoen per kerende op onze rekening BE65 7310 2771 5396
en dit voor 14 oktober ’19
 
Dit is uw laatste kans, zo niet maken we dit dossier per direct over aan onze raadsman.
 
Dit schrijven geschiedt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.
 
Buitengewone groet,
 
Rudi Daelemans
Zaakvoerder
 
 
Onze toonzaal te Asse is verhuisd naar Vilvoorde en Dilbeek!
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